
De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimento PE Nº 006/2024

Para : Paula Franca Santos - Jurídico
<paula.santos@lecard.com.br>

Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: Esclarecimento PE Nº 006/2024

qui., 17 de out. de 2024 15:51

 2 anexos

Prezada, boa tarde!

1. Haverá reajuste contratual?
R: Não, por se tratar de uma gratificação natalina.

2. Qual empresa fornece cartões atualmente? E qual a taxa?
R: A última empresa que prestou o serviço foi a GREENCARD, com uma taxa de
-2,36% (menos dois inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

Atenciosamente,

Comissão de Licitação

Rua Uruguaiana, 118, 10º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.050-092
55 21 3883-4100

De: "Paula Franca Santos - Jurídico" <paula.santos@lecard.com.br>
Para: licitacao@detro.rj.gov.br
Enviadas: Quinta-feira, 17 de outubro de 2024 15:06:22
Assunto: Esclarecimento PE Nº 006/2024

Prezados, boa tarde!

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Haverá reajuste contratual?
2. Qual empresa fornece cartões atualmente? E qual a taxa?

Atenciosamente,

Zimbra https://detro.webmail.rj.gov.br/h/printmessage?id=9896&tz=America/...
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