
De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimento PE Nº 006/2024

Para : Paula Franca Santos, Jurídico
<paula.santos@lecard.com.br>

Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: Esclarecimento PE Nº 006/2024

seg., 21 de out. de 2024 11:19

 3 anexos

Prezada, bom dia!

1. Qual o prazo para credenciar a rede? Na habilitação ou na assinatura do contrato?
R: A licitante deverá apresentar lista com os estabelecimentos comerciais
credenciados durante a fase de habilitação do processo licitatório, conforme item 8.1
do Anexo 1 (Termo de Referência).

2. Será aceita taxa negativa?
R: Sim. A taxa poderá ser positiva, nula ou negativa.

3. No item 12.1.1 do edital informa que o pagamento do Boleto ou Nota Fiscal/Fatura será
efetuado em até 5 (cinco) dias corridos, porém no item 12.6 informa que o pagamento
será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Qual prazo será considerado?

R: O item 12.6 dispõe que o pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. E o item 12.1.1
dispõe que o pagamento do Boleto ou Nota Fiscal/Fatura será efetuado em até 5
(cinco) dias corridos anteriores à data de liberação dos créditos aos funcionários da
CONTRATANTE

Atenciosamente,
Comissão de Licitação

De: "Paula Franca Santos, Jurídico" <paula.santos@lecard.com.br>
Para: "Licitacao" <licitacao@detro.rj.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 15:25:25
Assunto: ENC: Esclarecimento PE Nº 006/2024

Prezados, boa tarde!

Em tempo, questionamos:

1. Qual o prazo para credenciar a rede? Na habilitação ou na assinatura do contrato?
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2. Será aceita taxa negativa?
3. No item 12.1.1 do edital informa que o pagamento do Boleto ou Nota Fiscal/Fatura

será efetuado em até 5 (cinco) dias corridos, porém no item 12.6 informa que o
pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Qual prazo será
considerado?

Atenciosamente,

De: Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 17 de outubro de 2024 15:52

Para: Paula Franca Santos - Jurídico <paula.santos@lecard.com.br>

Assunto: Re: Esclarecimento PE Nº 006/2024

Prezada, boa tarde!

1. Haverá reajuste contratual?
R: Não, por se tratar de uma gratificação natalina.

2. Qual empresa fornece cartões atualmente? E qual a taxa?
R: A última empresa que prestou o serviço foi a GREENCARD, com uma taxa de
-2,36% (menos dois inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

Atenciosamente,

Comissão de Licitação

Rua Uruguaiana, 118, 10º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.050-092
55 21 3883-4100

De: "Paula Franca Santos - Jurídico" <paula.santos@lecard.com.br>
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Para: licitacao@detro.rj.gov.br
Enviadas: Quinta-feira, 17 de outubro de 2024 15:06:22
Assunto: Esclarecimento PE Nº 006/2024

Prezados, boa tarde!

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Haverá reajuste contratual?
2. Qual empresa fornece cartões atualmente? E qual a taxa?

Atenciosamente,
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