17/10/2024, 11:45 Zimbra

Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO PE 005/2024

De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br> qui., 17 de out. de 2024 11:43
Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PE 005/2024 #? 2 anexos

Para : Silvana Fatima Schinatto Casara
<silvana.schinatto@marcopolo.com.br>

Cc : Angelo Rafael Barros Carillo
<rafael.carillo@marcopolo.com.br>, Jean Bahia
Cunha <jean.cunha@marcopolo.com.br>, Joacir
Sandi <joacir.sandi@marcopolo.com.br>, Rodrigo
Cesar Sartori <rodrigo.sartori@volare.com.br>,
Robson Luiz da Silva
<robson.luiz@marcopolo.com.br>, Tiago Schneider
Basso <tiago.basso@marcopolo.com.br>, Suporte
Marcopolo <uesley@licitabus.com.br>

Prezados, boa tarde!

O presente Pedido de esclarecimento foi solicitado pela empresa MARCOPOLO SA.,

através do enderego eletrénico licitacao@detro.rj.gov.br, no dia 15/10/2024 (segunda-
feira), as 16h28min.

Considerando que o Pregéo Eletrénico em tela fora marcado para ser realizado as
10h15min, do dia 18/10/2024 (sexta-feira), e tendo em vista os termos do item 11 do Edital
supramencionado e do art. 164, da Lei 14.133/2021, tem-se o presente pedido de
esclarecimento por TEMPESTIVO, e opino pelo seu CONHECIMENTO.

Diante dos outros pedidos de esclarecimento apresentados, por tratar-se de questdes
técnicas, foi solicitada manifestagédo da Coordenadoria Técnica — COORDTEC, a qual foi
responsavel pela elaboracao do Termo de Referéncia/Especificagcdes Técnicas.

Em resposta, a Coordenadoria Técnica — COORDTEC informou o que segue:

"Com relacao ao pedido de esclarecimento apresentado pela Marcopolo, em 15/10/2024,
a Coordenacdo Técnica (CTEC) tem a informar o que segue.

Em resposta ao questionamento sobre o Item 9 - DOS PRAZOS E LOCAL DE
ENTREGA

A proposta_apresentada especifica que A ENTREGA DEVERA SER FEITA, CONFORME
SOLICITACAO, EM ATE 90 (NOVENTA) DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO DE
AQUISICAO, considerado pardmetro suficiente.

Em resposta ao questionamento sobre o Item 10 - DO PAGAMENTO

A proposta apresentada especifica que O PAGAMENTO SERA INTEGRAL, POR MEDICAO

OU MENSAL E, SE FOR O CASO, SERA DEFINIDO O NUMERO DE PARCELAS OU OUTRO
CRITERIO PARA PAGAMENTO, considerado pardmetro suficiente.
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Em resposta ao questionamento sobre o Item 15.1 - DOTACAO OR(;AMENTARIA

A proposta apresentada especifica que A INDICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CREDITOS
ORCAMENTARIOS SERA INFORMADA NA FORMALIZACAO DO CONTRATO OU DE OUTRO
INSTRUMENTO HABIL, considerado parémetro suficiente.

A CTEC entende gue quaisquer outros esclarecimentos que transcendam a analise técnica
da proposta devam ser encaminhados por meio da Assessoria Juridica.”

Assim, conhecemos dos pedidos e prestamos os esclarecimentos necessarios conforme
razbes acima expostas, mantendo-se a data de abertura do certame na data e
horario ja estabelecidos.

Atenciosamente,
Comissao de Licitacao

_DEWVRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

De: "Silvana Fatima Schinatto Casara" <silvana.schinatto@marcopolo.com.br>
Para: licitacao@detro.rj.gov.br

Cc: "Angelo Rafael Barros Carillo" <rafael.carillo@marcopolo.com.br>, "Jean Bahia
Cunha" <jean.cunha@marcopolo.com.br>, "Joacir Sandi"
<joacir.sandi@marcopolo.com.br>, "Rodrigo Cesar Sartori"
<rodrigo.sartori@volare.com.br>, "Robson Luiz da Silva"
<robson.luiz@marcopolo.com.br>, "Tiago Schneider Basso"
<tiago.basso@marcopolo.com.br>, "Suporte Marcopolo" <uesley@licitabus.com.br>
Enviadas: Terca-feira, 15 de outubro de 2024 16:28:29

Assunto: ESCLARECIMENTO PE 005/2024

Boa tarde,
Sra Giselle Resende de Oliveira,

A empresa Marcopolo, vem perante essa comissao, solicitar esclarecimento quanto ao
prazo de entrega do Objeto de item n° 01 do Edital de Pregdo Eletrénico 005/2024.
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9 - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

O edital prevé no item de n® 9 do Termo de Referéncia, que a entrega ocorra em até
90(noventa)dias, a contar da data de assinatura do contrato de aquisicao.

Considerando que estamos no més de outubro de 2024;

Considerando que o processo tem seu tramite burocratico, e consequentemente sua homologacao
e contratacao somente ocorrera em novembro/dezembro.

Considerando que neste prazo estaremos proximos as datas festivas, fato que os fabricantes
entram em férias coletivas.

Considerando que neste periodo os recebimentos de insumos /matéria prima, montagem e testes
dos Onibus tem seu tempo prolongado.
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Questionamento:

Seria possivel que o prazo de entrega dos veiculos fosse alterado para 150 dias da assinatura do
contrato.
Caso ndo seja possivel a alteracao, existe possibilidade de dilacdo do prazo de entrega.

3k 5K >k 5k ok 3k ok ok ok ok 3k ok >k ok ok Sk ok sk ok ok 3k ok >k ok ok sk ok sk ok ok 3k ok ok Sk ok sk ok ok Sk ok sk ok sk Sk ok sk ok ok Sk ok sk ok ok ok ok sk ok ok ko ok sk ok kok sk ko ok ke k sk ko k k
3k 5K 3k 5K >k 3K oK 3K 5K K K oK 3K 5K K 3K oK 3k 5k K K oK K 5K K 3k ok Kk Kk ok >k kK ki ok ki ki ok ki ok

15 — PAGAMENTO —

15.1 O CONTRATANTE devera pagar o preco ao CONTRATADO integralmente, por
medicdao ou mensal e, _se for o caso, sera definido o nimero de parcelas ou outro critério
para pagamento, sendo efetuada diretamente, na conta corrente de titularidade do
CONTRATADO a ser indicada, junto a instituicao financeira contratada pelo Estado do Rio
de Janeiro, conforme condicdes contratuais.

Questionamento: Poderiam esclarecer o destacado no item 15.1, “por medicdo ou mensal
e, se for o caso,_sera definido o nimero de parcelas ou outro critério para pagamento”.

Visto que no item 15.6 informa prazo de pagamento maximo de até
30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
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TERMO DE REFERENCIA

15 - DOTAGAO ORGCAMENTARIA

15.1 A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios sera informada na
formalizacao do contrato ou de outro

instrumento habil.

Questionamento: os créditos virdo de financiamento bancario?
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Atenciosamente,

Silvana Fatima Schinatto Casara

Fone: +55 (54) 2101-4188

- Great
o Marcopolo Place

(+}
Work.

Certificada

marcopole.com.br B amarcopolosa g
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Esta mensagem pode conter informagdes confidenciais ou privilegiadas. Se vocé
recebeu esta mensagem por engano, vocé ndo deve usar, copiar, divulgar ou tomar
qualquer atitude com base nestas informagdes. Solicitamos que vocé apague a

https://detro.webmail.rj.gov.br/h/printmessage?id=9760&tz=America/Sao_Paulo 3/4



17/10/2024, 11:45 Zimbra

mensagem e avise o remetente imediatamente ou responda ao e-mail:
suporte@marcopolo.com.br. Opinides, conclusées ou informagdes contidas nesta
mensagem nao necessariamente refletem a posicao oficial da Empresa.
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