25/09/2024, 12:38 Zimbra

Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: RES: RES: Questionamento PE 004/2024

De : Jose Mauro Vilela <jvilela@detro.rj.gov.br> qua., 25 de set. de 2024 11:45
Assunto : Re: RES: RES: Questionamento PE 004/2024 #? 7 anexos
Para : Graziele <licitacao@amazing.com.br>

Cc : Eduardo Almeida Batista
<ealmeida@detro.rj.gov.br>, Departamento de
Compras <compras@detro.rj.gov.br>, Licitacao
<licitacao@detro.rj.gov.br>, comercial
<comercial@amazing.com.br>

Prezada Graziele, bom dia!

Informamos o comparecimento do Sr. Roberto Ferreira dos Santos (Tecnomobi), com a
finalidade de constatar a integridade dos referidos arquivos.

De: "Jose Mauro Vilela" <jvilela@detro.rj.gov.br>
Para: "Graziele" <licitacao@amazing.com.br>

Cc: "Eduardo Almeida Batista" <ealmeida@detro.rj.gov.br>, "Departamento de Compras”
<compras@detro.rj.gov.br>, "Licitacao" <licitacao@detro.rj.gov.br>, "comercial"
<comercial@amazing.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 9:59:17
Assunto: Re: RES: RES: Questionamento PE 004/2024

Prezada Graziele, bom dia!

Em resposta ao seu questionamento n° 01, esclarecemos que os servigos de
desmontagem, remogao, montagem e lubrificagéo de 3 (trés) conjuntos totalizando 160

(cento e sessenta) faces de arquivos deslizantes, serdo limitados ao descrito no objeto,
e NAO incluird a remogdo, remanejamento e reposi¢do do acervo.

Nos colocamos a disposi¢ao para eventuais esclarecimentos.

De: "Graziele | Licitagdo Amazing" <licitacao@amazing.com.br>

Para: "Eduardo Almeida Batista" <ealmeida@detro.rj.gov.br>, "Departamento de
Compras" <compras@detro.rj.gov.br>, "Licitacao" <licitacao@detro.rj.gov.br>
Cc: comercial@amazing.com.br, "Jose Mauro Vilela" <jvilela@detro.rj.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 8:55:50

Assunto: RES: RES: Questionamento PE 004/2024

Prezados, bom dia.
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Agradecemos a disponibilidade em nos receber e confirmamos a Visita Técnica hoje
25/09/2024 as 11:00hs.

Pessoa responsavel pela vista: Roberto Ferreira dos Santos - CPF: 148.798.367-02 -
procurar Sr. Eduardo Almeida Batista.

Aproveitamos para solicitar a resposta ao questionamento n° 01 do e-mail
abaixo.

Atenciosamente,
Graziele Silva
41 3385-3384 - Whatsapp

www.amazing.com.br

AMAZING

USTRIA META

De: Eduardo Almeida Batista <ealmeida@detro.rj.gov.br>

Enviada em: terca-feira, 24 de setembro de 2024 17:56

Para: Departamento de Compras <compras@detro.rj.gov.br>

Cc: licitacao@amazing.com.br; comercial@amazing.com.br; Jose Mauro Vilela
<jvilela@detro.rj.gov.br>

Assunto: Re: RES: Questionamento PE 004/2024

Prezada Boa tarde,
Em atendimento solicitagao Visita Técnica, programado data 25/09/2024 as 11:00hs.
No aguardo confirmagéao.

Atenciosamente,

Eduardo Almeida Batista
Chefe de Servigos
DETRO/DAF - ID: 5115547-8

_DEWRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

De: "Departamento de Compras" <compras@detro.rj.gov.br>
Para: "Eduardo Almeida Batista" <ealmeida@detro.rj.gov.br>
Cc: licitacao@amazing.com.br, comercial@amazing.com.br
Itens enviados: Terca-feira, 24 de Setembro de 2024 17:40:10
Assunto: Fwd: RES: Questionamento PE 004/2024

Boa tarde,
Encaminhamos para atendimento ao questionamento da Empresa

Atenciosamente,
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Ingrid Muhari
Coordenadoria de Material e Servigos Gerais

_DEVRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]
Rua Uruguaiana, 118, 10° andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP 20.050-092
55 21 3883-4123

De: "Graziele | Licitagdo Amazing" <licitacao@amazing.com.br>

Para: licitacao@detro.com.br, "Departamento de Compras" <compras@detro.rj.gov.br>
Cc: comercial@amazing.com.br

Enviadas: Ter¢a-feira, 24 de setembro de 2024 17:02:01

Assunto: RES: Questionamento PE 004/2024

Prezados, boa tarde.

Aproveitando o questionamento abaixo, gostariamos de solicitar mais alguns
esclarecimentos:

1. A respeito dos servicos descritos no Objeto deste edital: (Servicos de

desmontagem, remocao, montagem e lubrificacao de 3 (trés) conjuntos
totalizando 160 (cento e sessenta) faces de arquivos deslizantes),

Entendemos que os servigos serao limitados ao descrito no objeto, e nao
incluira a remocgao, remanejamento e reposi¢ao do acervo (Caixas, pastas,
materiais, equipamentos etc.) mantidos nos arquivos deslizantes.

Sendo assim, que 0s arquivos se encontrardo vazios no momento do inicio da
execucdo dos servicos.

Esta correto nosso entendimento?

2. A respeito de uma Visita Técnica para o melhor dimensionamento da nossa
proposta, gostariamos de saber se seria possivel agendar uma data e horario,
antes da abertura do pregao, para conhecer os locais onde serdao prestados os
Servigos.

Caso positivo, quais seriam os hordrios e datas disponiveis?

Desde ja, agradecemos.

Atenciosamente,
Graziele Silva
41 3385-3384 - Whatsapp

www.amazing.com.br
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AMAZING

NDUSTRIA METALURGICA

De: Graziele | Licitagdo Amazing <licitacao@amazing.com.br>
Enviada em: terca-feira, 24 de setembro de 2024 10:46
Para: 'licictacao@detro.rj.gov.br' <licictacao@detro.rj.gov.br>
Assunto: ENC: Questionamento PE 004/2024

Prezados, bom dia.

A respeito do edital PE 004/204 servigcos de montagem remocdo e desmontagem, gostariamos de
saber qual seria a Marca dos Arquivos.

Desde ja, agradecemos.

Atenciosamente,
Graziele Silva
41 3385-3384 - Whatsapp

www.amazing.com.br

AMAZING

NDUSTRIA METALURGICA

Csds,

José Mauro Monteiro Vilela
ASSESSOR

ID: 5137801-9

DAF

(21) 3883-4100 — Ramal 4362

_DEWRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

Csds,

José Mauro Monteiro Vilela
ASSESSOR

ID: 5137801-9

DAF

(21) 3883-4100 — Ramal 4362
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_DETRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]
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