27/09/2024, 14:52 Zimbra

Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

RE: Diligéncia - PE 003/2024 - Servico de Transporte Mudanca

De : Robson Santos <brsro007@hotmail.com> sex., 27 de set. de 2024 14:52

Assunto : RE: Diligéncia - PE 003/2024 - Servico de # 6 anexos
Transporte Mudanca

Para : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Prezada Ingrid, Boa tarde!

Segue Planilha solicitada

Desde ja agradeco,

Robson F Santos - Socio Gerente

Santr Empreendimentos e Servicos Ltda
CNPJ: 41.246.688/0001-71

Rua Jaciru, 81 - Taquara

Cep.: 22.740-020 - RJ

Tel.: (21) 91706-6484 / 97453-1506
santrempreendimentos@outlook.com

De: Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 27 de setembro de 2024 11:47

Para: Robson Santos <brsro007 @hotmail.com>

Assunto: Re: Diligéncia - PE 003/2024 - Servico de Transporte Mudanca

Prezado, bom dia!

Conforme previamente acordado, aguardamos até as 13h para que a empresa Robson Ferreira
dos Santos (CNPJ: 41.246.688/0001-71) realize os ajustes necessarios na planilha.

Atenciosamente,

Comissao de Licitacao

_DEWRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

Rua Uruguaiana, 118, 10° andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.050-092

55 21 3883-4100
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De: "Robson Santos" <brsro007 @hotmail.com>

Para: "Licitacao" <licitacao@detro.rj.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024 14:12:39

Assunto: RE: Diligéncia - PE 003/2024 - Servigo de Transporte Mudanga

Prezado Vinicius, Boa tarde!

Segue Planilha corrigida

Desde ja agradeco,

Robson F Santos - Sécio Gerente

Santr Empreendimentos e Servicos Ltda
CNPJ: 41.246.688/0001-71

Rua Jaciru, 81 - Taquara

Cep.: 22.740-020 - RJ

Tel.: (21) 91706-6484 / 97453-1506
santrempreendimentos@outlook.com

De: Robson Santos <brsro007 @hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 15:33

Para: Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Assunto: RE: Diligéncia - PE 003/2024 - Servico de Transporte Mudanca

Prezada Ingrid, Boa tarde!

Segue Planilha de custos

Desde ja agradeco,

Robson F Santos - Socio Gerente

Santr Empreendimentos e Servigos Ltda
CNPJ: 41.246.688/0001-71

Rua Jaciru, 81 - Taquara

Cep.: 22.740-020 - RJ

Tel.: (21) 91706-6484 / 97453-1506
santrempreendimentos@outlook.com

De: Robson Santos <brsro007 @hotmail.com>

Enviado: terca-feira, 24 de setembro de 2024 19:25

Para: Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Assunto: RE: Diligéncia - PE 003/2024 - Servico de Transporte Mudanca
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Prezados, Boa tarde!

Segue Carta de Exequibilidade, a planilha de custos e NF de Servicos Executados conforme
solicitado

Desde ja agradeco,

Robson F Santos - Socio Gerente

Santr Empreendimentos e Servicos Ltda
CNPJ: 41.246.688/0001-71

Rua Jaciru, 81 - Taquara

Cep.: 22.740-020 - RJ

Tel.: (21) 91706-6484 / 97453-1506
santrempreendimentos@outlook.com

De: Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 21:09

Para: Robson Santos <brsro007 @hotmail.com>

Assunto: Diligéncia - PE 003/2024 - Servico de Transporte Mudanca

Boa tarde Sr Robson,

1. Prezada empresa, ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, considerando os valores
estimados pelo DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO
RJ - DETRO e os valores ofertados pelos Licitantes, solicito que se manifeste sobre a
exequibilidade do valor proposto, sendo certo que o valor estimado do lote era R$
216.116,67. Em atencdo item 6.9 do Edital onde o indicio de inexequibilidade das
propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
administracao. Em principio do contraditério e ampla defesa, determino prazo de 24h
para manifestacdo por escrito, pela inexequibilidade das propostas, em patamar igual ou
inferior a 50% do estimado, na forma do art. 59, lll, da Lei Federal 14.133/21 e art. 37 do
Decreto Estadual n° 48.778/23.

Inauguramos a presente diligéncia apds a interposi¢ao de recurso, feita pela Empresa de
Transportes Irmao Silva LTDA.

Atenciosamente,

Ingrid Muhari
Comissao de Licitacao
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_DEWRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

Rua Uruguaiana, 118, 10° andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.050-092

55 21 3883-4100
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