16/08/2023, 16:38 Zimbra

Zimbra

licitacao@detro.rj.gov.br

Re: Pedido de esclarecimento.

De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>
Assunto : Re: Pedido de esclarecimento.

Para : Diego Teixeira - DF Turismo

<comercial02@dfturismo.tur.br>

Cco : Bianca Costa Lopes <blopes@detro.rj.gov.br>,

Giselle Resende de Oliveira
<gresende@detro.rj.gov.br>

Prezados, boa tarde!

Segue as respostas correspondentes ao requerimento de esclarecimento apresentado.

1. Sera aceito no valor unitario o valor com 4 casas decimais? Ex: 0,0001

Resposta: Sim, considerando que o Sistema SIGA admite valores fracionarios de até
quatro casas decimais, porém, conforme subitem 13.1.1, do Edital, no momento da
apresentacdo da proposta vencedora, sera considerada 02 (duas) casas apos a
virgula.

. Sera aceito o menor valor global com 4 casas decimais? Ex: 0,0001 x 2.220 = 0,0001

Resposta: Sim, considerando que o Sistema SIGA admite valores fraciondrios de
até quatro casas decimais, porém, conforme subitem 13.1.1, do Edital, no momento
da apresentacao da proposta vencedora, sera considerada 02 (duas) casas apos a
virgula.

. Sera aceito o valor zero para a taxa de agenciamento?

Resposta: Sim

. Sobre a documentagao de habilitagdo, o melhor colocado devera enviar por e-mail? Ou devera ser

anexo no sistema no momento do cadastro da proposta?

Resposta: A documentacdo podera ser submetida tanto na sede do DETRO-RJ sito a Rua
Uruguaiana, n° 118, 10°andar (COOMAT), Centro, Rio de Janeiro/RJ, como também através
do e-mail_licitacao@detro.rj.gov.br. Solicitamos que a apresentagdo dos documentos seja
realizada concomitantemente a fase de cadastramento da proposta.

Atenciosamente,

Comissao de Licitagdo

_DEWVRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

Rua Uruguaiana, 118, 10° andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.050-092

55 21 3883-4123

https://detro.webmail.rj.gov.br/h/printmessage?id=4539&tz=America/Sao_Paulo

qua., 16 de ago. de 2023 16:36
#? 2 anexos

1/4



16/08/2023, 16:38 Zimbra
De: "Diego Teixeira - DF Turismo" <comercial02@dfturismo.tur.br>

Para: licitacao@detro.rj.gov.br

Cc: "Naldo - DF Turismo" <comercial01@dfturismo.tur.br>, "lzabel - DF Turismo'
<eventos02@dfturismo.tur.br>

Enviadas: Terga-feira, 15 de agosto de 2023 15:34:32

Assunto: Pedido de esclarecimento.
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Prezados (as), boa tarde!

Ao cumprimenta-los cordialmente, passo a tratar sobre o pregao eletrénico n® 01/2023,
cujo objeto é a aquisicdo de passagens aéreas nacionais e internacionais. Posto isso,
solicito esclarecimento quanto ao questionamento abaixo:

1. Sera aceito no valor unitario o valor com 4 casas decimais? Ex: 0,0001

2. Sera aceito o menor valor global com 4 casas decimais? Ex: 0,0001 x 2.220 =
0,0001

3. Sera aceito o valor zero para a taxa de agenciamento?

4. Sobre a documentacao de habilitacdo, o melhor colocado devera enviar por e-mail?
Ou devera ser anexo no sistema no momento do cadastro da proposta?

Aguado a resposta ao questionario para melhor formular a proposta a o certame,

Respeitosamente,

Diego Teixeira
Azsistente da diretona
comercialp2 @ diturismo. tur. br

ITURISMO
SRTVS Qd. 701 Bl, I Sobrelojas 14/15/16
Ed. Assiz Chateaubriand - Brazilia - DF / CEP 70.340-906

55 61 I862-512)
wiww dfturismo, tur.br
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Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: [PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS] P.E. N.© 1/2023 | 30068 | DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — DETRO/RJ

De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br> qua., 16 de ago. de 2023 16:32

Assunto : Re: [PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS] P.E. N.© # 1 anexo
1/2023 | 30068 | DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO — DETRO/R]

Para : Futura Agéncia de Viagens e Turismo LTDA
<licitacao.futuraviagens@gmail.com>

Cco : Bianca Costa Lopes <blopes@detro.rj.gov.br>,
Giselle Resende de Oliveira
<gresende@detro.rj.gov.br>

Prezados, bom dia!

Segue as respostas correspondentes ao requerimento de esclarecimento apresentado.

1. Duvida quanto ao envio de lances e cadastramento da proposta no sistema, com
valores zero:

1.1. Serd aceito cadastramento da proposta no sistema eletrénico utilizando o valor
de R$ 0,00 (zero reais) para o valor total do Servigo de Agenciamento de Viagem?

Resposta: Sim.

1.2. Considerando que o sistema n&o permite cadastramento/lance no valor de R$ 0,00 (com
duas casas decimais) é comum os licitantes cadastrarem o valor com 04 casas decimais, de
modo que o pregoeiro desconsidera as duas Ultimas casas decimais (R$ 0,0001), resultando
no valor de R$ 0,00. Serd permitido o cadastramento nesses moldes?

Resposta: Sim, considerando que o Sistema SIGA admite valores fracionarios de até quatro casas
decimais, porém, conforme subitem 13.1.1, do Edital, no momento da apresentacdo da proposta
vencedora, sera considerada 02 (duas) casas apos a virgula.

2. Duvida quanto a possibilidade de enviar lances e cadastramento da proposta no sistema,
com valores negativos.

2.1. Tendo em vista que os valores referentes a Aquisicdo de passagens aéreas/rodovidrias
(bilhetes), itens Ndo serdao objeto de lance. E correto afirmar que ndo sera admitida a
utilizagcdo de Servico de Agenciamento de Viagem negativa (desconto no valor do bilhete)?
Resposta: Sera aceito desconto no valor do bilhete, recomendamos a leitura do subitem 9.2, do
Anexo I do Edital (Termo de Referéncia).

"9.2 O valor a ser pago por cada bilhete emitido sera o valor da passagem
aérea, ofertado pelas companhias aéreas para o trecho, dias e horario de
viagem solicitada pela contratante, inclusive com os descontos promocionais
oferecidos pelas mesmas, subtraido o valor das comissbes paga a agéncia
contratada pela empresa aérea. Por comissdo entende-se inclusivea Taxa D.U.
— Taxa de Repasse a Terceiros, portanto, a CONTRATADA se obriga a repassar
ao CONTRATANTE, via desconto, os valores das Taxas — DU incluidas nos
valores dos bilhetes emitidos."
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Atenciosamente,

Comissao de Licitacao

_DEWVRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

Rua Uruguaiana, 118, 10° andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.050-092

55 21 3883-4123

De: "Futura Agéncia de Viagens e Turismo LTDA" <licitacao.futuraviagens@gmail.com>
Para: licitacao@detro.rj.gov.br
Enviadas: Terga-feira, 15 de agosto de 2023 13:39:30

Assunto: [PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS] P.E. N.° 1/2023 | 30068 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - DETRO/RJ

Ilustrissimo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) agente de contratacdao, bom dia.
Servimos do presente e-mail para requerer os seguintes esclarecimentos:

1. Duvida quanto ao envio de lances e cadastramento da proposta no sistema,
com valores zero:

1.1. Sera aceito cadastramento da proposta no sistema eletronico utilizando o
valor de R$ 0,00 (zero reais) para o valor total do Servico de Agenciamento de
Viagem?

1.2. Considerando que o sistema nao permite cadastramento/lance no valor de
R$ 0,00 (com duas casas decimais) € comum os licitantes cadastrarem o valor
com 04 casas decimais, de modo que o pregoeiro desconsidera as duas ultimas
casas decimais (R$ 0,0001), resultando no valor de R$ 0,00. Sera permitido o
cadastramento nesses moldes?

2. DUvida quanto a possibilidade de enviar lances e cadastramento da proposta
no sistema, com valores negativos.

2.1. Tendo em vista que os valores referentes a Aquisigao de passagens
aéreas/rodoviarias (bilhetes), itens nao serao objeto de lance. E correto
afirmar que nao sera admitida a utilizacdo de Servico de Agenciamento de
Viagem negativa (desconto no valor do bilhete)?
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Gabriel Porto

9 Ay ila Ema, 1595 complamanta OB, Sho Paulo - 5P
{' (122902428 | {1} 979510718

B citacacsviagenstutura@gmalloom

"
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