
De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 004/2023 - DETRO/RJ

Para : Alexander Da Silva Santos <alsilva@alelo.com.br>

Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 -
DETRO/RJ

qua., 18 de out. de 2023 15:02

 1 anexo

Prezado Sr. Alexander, boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 004/2023 - Auxílio

Alimentação Natalino, temos a pontuar:

Não está correto. Será aceito Taxa Negativa.

Atenciosamente,

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Rua Uruguaiana, 118, 10º andar

Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP 20.050-092

55 21 3883-4123

De: "Alexander Da Silva Santos" <alsilva@alelo.com.br>
Para: "Licitacao" <licitacao@detro.rj.gov.br>
Cc: "Mercado Publico" <mercadopublico@elopar.net>, "Patricia Teofilo Furtado Morgado"
<pmorgado@alelo.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 17 de outubro de 2023 17:52:48
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 -
DETRO/RJ

Prezados, boa tarde!

Em observância ao Edital, tempestivamente, a fim de permitir a participação do maior
número de empresas atendendo o princípio da ampla concorrência, solicitamos
gentilmente, que sejam prestados esclarecimentos em relação às seguintes previsões
contidas no instrumento convocatório:

Pergunta 01 – Da taxa de administração
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O item 5.2. do edital prescreve que o valor máximo admitida é de 0,00% (zero por cento).
É correto o entendimento de que está vedado a oferta de taxa negativa, ou seja, com
percentual abaixo de 0,00% (zero por cento)?

Fico no aguardo e agradeço desde já.

Att.,

Alexander Da Silva Santos

Jurídico
Diretoria Jurídica e Relações Institucionais
55 11 11 9 9593 7968

alsilva@alelo.com.br
www.alelo.com.br

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

As informações contidas neste e-mail são de uso exclusivo da Alelo e podem conter informações privilegiadas ou confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegida. Se

você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, alterar, divulgar, distribuir ou se beneficiar destas informações. Solicitamos que você informe o remetente

sobre o ocorrido e elimine esta mensagem imediatamente. A Alelo se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e

de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

CONFIDENTIALITY WARNING

The information contained in this e-mail is for the exclusive use of Alelo and may contain privileged or confidential information of restricted and / or legally protected use. If you

have received this message in error, you should not use, copy, change , disclose, distribute or benefit from this information. We request that you inform the sender of the

occurrence and immediately delete this message. Alelo reserves the right to claim compensation for the damages resulting from the misuse of information and to request the

application of applicable penalties.
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