
De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
004/2023

Para : Vitor Flores de Deus <vitor.deus@valecard.com.br>

Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023

qua., 11 de out. de 2023 14:11

 2 anexos

Prezado Sr. Vitor, boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 004/2023 - Auxílio

Alimentação Natalino, temos a pontuar:

Questionamento 01: Sim.

Atenciosamente,

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Rua Uruguaiana, 118, 10º andar

Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP 20.050-092

55 21 3883-4123

De: "Vitor Flores de Deus" <vitor.deus@valecard.com.br>
Para: licitacao@detro.rj.gov.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de outubro de 2023 10:14:24
Assunto: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023

Bom dia!

Venho por meio deste, em nome da empresa Trivale Instituição de Pagamento LTDA,
inscrita sob CNPJ 00.604.122/0001-97, sediada em Uberlândia/MG solicitar esclarecimentos
referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NATALINO.

QUESTIONAMENTO 01:
Será aceita taxa de administração inferior a zero (negativa/desconto)?

At.te,
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